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Protocollo SMC

Da: Manutenzione LLPP <manutenzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it>

Inviato: giovedi 29 febbraio 2024 10:04

A: protocollo@comune.sanmauriziocanavese.to.it

Oggetto: I: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE - SOCIETA'
ADRIATICA ASFALTI srl - MONTELABBATE (PU)

Allegati: AAsfalti_CatalogoProdotti_2022.pdf

Da: Adriatica Asfalti s.r.| <info@adriaticaasfalti.it>

Inviato: mercoledi 28 febbraio 2024 16:19

A: manutenzione@comune.sanmauriziocanavese.to.it

Oggetto: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE - SOCIETA" ADRIATICA ASFALTI srl -
MONTELABBATE (PU)

Buon giorno COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
c.a. UFFICIO TECNICO

voglio sottoporre alla sua attenzione la produzidela mia Societa Adriatica Asfalti s.r.lcen Cantiere ¢
produzione a Montelabbate ( Pesaro-Urbino ) alldgaaila presente e-mail il Depliant illustrativa de
prodotti che produciamo e confezioniamo, con weriniento particolare aCONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE che trovate nelle pagine interne.

Il prezzo del CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PREAZIONALE in sacchi da kg.20 su
bancale da kg. 1.000 e di € 34,90 al Q.le + IVAoRus. Deposito comunale di SAN MAURIZIO
CANAVESE comprensivo di scarico con autogru autoaom

Sono a vs. completa disposizione per eventualrichénti, mi € gradita I' occasione per ringraziagvi
porgere Cordiali saluti.

ADRIATICA ASFALTI s.r.l.
Via Lunga s.n.
61025 Montelabbate (PU)

I 28/02/2024 10:58, Manutenzione LLPP ha scritto:

Con la presente si chiede un preventivo per latimandi 1 bancale di asfalto a freddo
prestazionale ossidato

Si ringrazia anticipatamente per la Vs collaboragiaimanendo a disposizione per ulteriori
precisazioni ritenute necessarie, si coglie I'omoaes per porgere

Distinti saluti.
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