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Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM)

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>
Inviato: martedì 25 novembre 2025 14:19
A: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM)
Cc: Domenico Sibilla; Simona Di Tommaso
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Gentilissimo Dott. Crudo, 
 
Salvo errori, non abbiamo ricevuto indicazione del CIG. 
Restiamo in urgente attesa entro la fine del mese e ci confermiamo a disposizione per qualsiasi necessità. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: giovedì 20 novembre 2025 16:00 
A: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it> 
Cc: Domenico Sibilla <domenico.sibilla@magitaliagroup.com>; Simona Di Tommaso 
<Simona.DiTommaso@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gentilissimo Dott. Crudo, 
 
La ringrazio per il supporto e per il pronto riscontro. 
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Restiamo a questo punto in attesa del CIG e ci confermiamo a disposizione per qualsiasi necessità. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it>  
Inviato: giovedì 20 novembre 2025 10:39 
A: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Buongiorno, 
con la presente, come da accordi intercorsi, sono ad inviare il file relativo alla dichiarazione di assenza di 
sinistri firmata digitalmente. 
 

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: mercoledì 19 novembre 2025 14:40 
A: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it> 
Cc: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it>; Domenico Sibilla 
<domenico.sibilla@magitaliagroup.com>; Simona Di Tommaso <Simona.DiTommaso@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gentilissimo Dott. Crudo, 
 
Faccio seguito alla telefonata intercorsa la scorsa settimana per ricordarLe, in merito alla scadenza della Polizza RC 
DRONE, di confermarci, quando possibile e comunque entro lunedì 24 Novembre, l’assenza di sinistri via mail o, se 
preferisce, utilizzando il file che riallego per comodità. 
Inoltre, Le chiediamo di fornirci entro la fine del mese di Novembre, il CIG da comunicare alla Compagnia. 
 
Restiamo in attesa di cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti. 
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_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: martedì 11 novembre 2025 18:07 
A: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it> 
Cc: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it>; Domenico Sibilla 
<domenico.sibilla@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gentilissimo Dott. Crudo, 
 
La ringraziamo per l’ordine fermo a procedere. 
Per la messa in copertura ci servirebbe, come anticipato nella nostra mail, la dichiarazione di assenza sinistri 
debitamente compilata e sottoscritta. 
Le chiediamo quindi di fornirci la documentazione entro venerdì 14 Novembre onde evitare possibili scoperture. 
 
In merito al CIG, restiamo in attesa di vostre indicazioni anche in un momento successivo, ma possibilmente 
comunque entro la fine del mese di Novembre. 
Ci confermiamo a disposizione per qualsiasi necessità. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
Tel   +39 011 3028216 
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Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it>  
Inviato: martedì 11 novembre 2025 12:42 
A: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com> 
Oggetto: I: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
 
 

Da: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it>  
Inviato: martedì 11 novembre 2025 11:24 
A: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gent.ma Sig.ra MENNA, 
con la presente sono a confermare il nostro benestare a procedere per il rinnova della poliza del drone.  
Restiamo in attesa dell’estratto conto con tutte le indicazioni (termini per il pagamento e coordinate bancarie) per 
il pagamento e provvederemo a redigere ed inviare la determina di copertura con l’indicazione del GIG. 
Ringrazio per la collaborazione. 
 

Da: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it>  
Inviato: martedì 11 novembre 2025 10:18 
A: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it> 
Oggetto: I: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
 
 

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: martedì 11 novembre 2025 10:14 
A: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it> 
Cc: Domenico Sibilla <domenico.sibilla@magitaliagroup.com>; Simona Di Tommaso 
<Simona.DiTommaso@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gentilissimo Dott. Crudo, 
 
Salvo errori, non abbiamo ricevuto riscontro alla nostra in calce. 
Vi chiediamo di darci vostro benestare a procedere entro venerdì 14 Novembre così da evitare possibili scoperture. 
 
In attesa di cortese riscontro auguriamo una buona giornata. 
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Cordiali saluti, 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: venerdì 7 novembre 2025 09:47 
A: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it> 
Cc: Domenico Sibilla <domenico.sibilla@magitaliagroup.com>; Simona Di Tommaso 
<Simona.DiTommaso@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gentilissimo Dott. Crudo, 
 
La ringrazio per il riscontro. 
Per il pagamento, non si preoccupi: riceverà l’estratto conto con tutte le indicazioni (termini per il pagamento e 
coordinate bancarie) dalla collega Simona che ci legge in copia conoscenza. 
Al momento avremmo solo necessità di avere vostro benestare a procedere così da richiedere la messa in copertura 
alla Compagnia. 
Per il CIG, potete comunicarcelo in un secondo momento, ma comunque possibilmente entro la fine del mese. 
 
Resto in attesa di vostro cortese riscontro e auguro una buona giornata. 
Cordiali saluti, 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
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Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it>  
Inviato: venerdì 7 novembre 2025 09:39 
A: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Gent.ma Sig.ra Eleonora MENNA, 
PROVVEDEREMO A REDIGERE LA DETERMINA DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZA IN 
OGGETTO CHE LE FAREMO AVRE NON APPENA OTTUNAUTA LA COPERTURA DI REGOLARITA’ CONTABILE. 
Ringraziando per la collaborazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Il Comandante della P.L. 
Dott. Massimo CRUDO 
 

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: giovedì 6 novembre 2025 14:33 
A: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it> 
Cc: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it>; Giovanni Martini | Comune di Taggia 
(IM) <g.martini@comune.taggia.im.it>; Domenico Sibilla <domenico.sibilla@magitaliagroup.com>; Simona Di 
Tommaso <Simona.DiTommaso@magitaliagroup.com> 
Oggetto: R: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Buongiorno, 
 
Salvo errori, non abbiamo ricevuto riscontro a quanto in calce. 
Restiamo in attesa di ricevere vostre indicazioni possibilmente entro domani venerdì 7 Novembre e auguriamo una 
buona giornata. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
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Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

Da: Eleonora Menna <eleonora.menna@magitaliagroup.com>  
Inviato: mercoledì 29 ottobre 2025 10:54 
A: Polizia Municipale | Comune di Taggia (IM) <polizialocale@comune.taggia.im.it> 
Cc: Massimo Crudo | Comune di Taggia (IM) <m.crudo@comune.taggia.im.it>; Giovanni Martini | Comune di Taggia 
(IM) <g.martini@comune.taggia.im.it>; Domenico Sibilla <domenico.sibilla@magitaliagroup.com>; Simona Di 
Tommaso <Simona.DiTommaso@magitaliagroup.com> 
Oggetto: COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE SCADENZA POLIZZA DEL 30.11.2025 
 
Buongiorno, 
 
con l’approssimarsi della scadenza assicurativa prevista per il 30/11/2025, Vi riepilogo la situazione esistente, 
sviluppando contestualmente un breve commento e le eventuali azioni già intraprese e/o da programmare. 
 
Per intanto Vi ricordo che andrà in scadenza il seguente contratto: 
 

RAMO COMPAGNIA SCADENZA 

RC DRONE AXA XL 30.11.2025 

Attenzione:  il presente prospetto non ha valenza di Estratto/conto. 
 
Con riferimento a quanto sopra, questo rappresenta tutt’ora, per le condizioni tecnico-economiche espresse, una 
distinzione nel mercato assicurativo attuale dedicato agli Enti Pubblici. 
Abbiamo ritenuto opportuno, pertanto, richiedere alla Compagnia assicuratrice la disponibilità alla ripresa alle 
condizioni in corso per anni 3. 
 
Siamo lieti di segnalare che la Compagnia ha confermato la loro disponibilità a riprendere il contratto sopracitato 
per anni 3 alle condizioni che riepiloghiamo qui di seguito per comodità: 
 
Drone: 

COSTRUTTORE 
- MODELLO 
SAPR 

NUMERO SERIALE Anno di 
costruzione 

PESO LIMITI 
GEOGRAFICI 

MASSIMALE Impieghi 
operativi/categorie 

DJI - MAVIC 2 
PRO 

163CGCQR0A0X1F 2020 0 - 4 
kg 

Europa 
ASA 

- € 
3.000.000,00 

Specifica 
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FRANCHIGIA PREMIO ANNUO 
NETTO FINALE 

Premio Netto per l’intera 
durata dell’assicurazione 

€ 0,00 € 139,53 € 418,59 
 
 

Premio annuo Netto Accessori Premio 
Imponibile 

Imposte Premio annuo 
Lordo 

€ 139,53 € 60,00 € 199,53 € 14,96 € 214,49      

PREMIO NETTO PER 
L’INTERA DURATA 
DELL’ASSICURAZIONE 

ACCESSORI  TOTALE 
IMPONIBILE 

TOTALE 
IMPOSTE 

TOTALE LORDO 

€ 418,59 € 180,00 € 598,59 € 44,88 € 643,47 
 
Condizioni come da file allegato. 
 
In considerazione di quanto emerso riportiamo di seguito il dettaglio della ripresa delle polizze in scadenza: 
 

RAMO COMPAGNIA 
NUOVO PREMIO 

ANNUO AL 30.11.2025 
SCADENZA CIG 

RC DRONE AXA XL € 214,49 30.11.2028  

TOTALE 
 

€ 214,49   

Attenzione:  il presente prospetto non ha valenza di Estratto/conto. 
 
Premesso quanto sopra, in considerazione sia dell’attuale andamento del mercato assicurativo per rischi similari, sia 
dell’incidenza che un solo sinistro potrebbe avere sulla reale redditività di ciascuna polizza, riteniamo le condizioni 
ottenute tecnicamente congrue ed economicamente vantaggiose. 
Se condivisi sia procedura che esito della stessa necessiterebbero: 
 

1. CIG di riferimento 
2. DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINISTRI (da restituire datata e 

sottoscritta) 
 
Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi ragguaglio e/o confronto in merito agli argomenti trattati ed in attesa di 
un Vs cortese riscontro alla presente entro il 7.11.2025, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti 
 
 

 
_______________________ 
Eleonora Menna 
Account Handler Public Entities 

Piazza Statuto, 15 
10122 Torino 
Tel   +39 011 3028216 
Fax +39 011 386483 
Cell +39 333 9155798 
eleonora.menna@magitaliagroup.com 
www.magitaliagroup.com  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo 
senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie This message, for the Regulation 
UE 679/2016, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to 
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately reply e-mail and 
delete this message  

 

  

 


