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tecnico@comune.angrogna.to.it

Da: Marco Suriani (Dasein) <m.suriani@dasein.it>

Inviato: martedi 12 marzo 2024 09:03

A: tecnico@comune.angrogna.to.it

Oggetto: R: OFFERTA ASSISTENZA DELEGAZIONE TRATTANTE - richiesta modifica.-
Allegati: Off_0348_24_assistenza delegazione trattante_Angrogna.docx

Ciao Paolo, ti ho integrato U'offerta con la parte evidenziata in rosso.
Un saluto.

Marco Suriani
Dasein S.r.lL.
m.suriani@dasein.it
011 2404211

348 6058119

Da: tecnico@comune.angrogna.to.it <tecnico@comune.angrogna.to.it>

Inviato: lunedi 11 marzo 2024 12:50

A: Marco Suriani (Dasein) <m.suriani@dasein.it>

Oggetto: R: OFFERTA ASSISTENZA DELEGAZIONE TRATTANTE - richiesta modifica.-

Ciao Marco,

scusami ma ¢ il segretario che chiede perché vuole confrontare con Macpal..

quindi mandami il preventivo solo costituzione fondo per 2024 e per il triennio 2024/2026.

Per la restante parte conferma quanto gia inviato poiché non effettuate I’assistenza senza la costituzione del fondo..
Poi lascieremo la decisione alla giunta...

Grazie Marco

| file eventualmente allegati in formato p7m sono leggibili con il programma gratuito distribuito dalla c.c.i.a.a. di Torino
al seguente link: https://www.firma.infocert.it/software/DiKe%205.3.0.exe

Il Responsabile Area Techica
Geom. Paolo FALCO

Si riceve solo su appuntamento..
Per qualsiasi informazione urgente contattare via mail oppure cell 3669356493.

Tel. 0121944153 Fax 0121944423
E-mail tecnico@comune.angrogna.to.it

Per iscrizione al Nostro albo fornitori occorre attenersi alle indicazione del seguente documento:
http://www.comune.angrogna.to.it/Home/DettaglioNews?IDNews=152809

SI RAMMENTA CHE QUALSIASI TIPO DI PAGAMENTO AGLI ENTI PUBBLICI E' DA ESEGUIRSI TRAMITE PIATTAFORMA
PAGOPA (indicazioni sul sito istituzionale)
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=01451
180010.
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Da: Marco Suriani (Dasein) <m.suriani@dasein.it>

Inviato: lunedi 11 marzo 2024 09:32

A: tecnico@comune.angrogna.to.it

Oggetto: R: OFFERTA ASSISTENZA DELEGAZIONE TRATTANTE - richiesta modifica.-

Ciao Paolo, non sono separabili le due offerte, mi spiego posso farvi Uofferta per la sola costituzione del fondo
ma qualora mi chiediate anche la contrattazione Uofferta & unica perché non svolgiamo attivita distinta su
fondi eventualmente costituiti da altri...sarebbe come chiedere di firmare un progetto redatto da altri.

Fammi sapere, non mi offendo se incaricate altri.

Un saluto.

Marco Suriani
Dasein S.r.lL.
m.suriani@dasein.it
011 2404211

348 6058119

Da: tecnico@comune.angrogna.to.it <tecnico@comune.angrogna.to.it>
Inviato: giovedi 7 marzo 2024 13:57

A: Marco Suriani (Dasein) <m.suriani@dasein.it>

Oggetto: OFFERTA ASSISTENZA DELEGAZIONE TRATTANTE - richiesta modifica.-

Comune di Angrogna

Prot. %%ProtinvioNum%% del %%ProtinvioAnno%% %%ProtinvioData%%

Oggetto: OFFERTA ASSISTENZA DELEGAZIONE TRATTANTE - richiesta modifica.-
Ciao Marco,

avremmo necessita di avere due preventivi distinti: uno per il calcolo del fondo e I'altro per I'assistenza alla
contrattazione.

Idem per il triennio.

Grazie

codice archiviazione: %OlimpoNumDoc% - R39892-105329

"AVVERTENZE Al SENSI DEL DLGS 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nelli file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalita indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro
sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Digs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad
altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalita diverse."

| file eventualmente allegati in formato p7m sono leggibili con il programma gratuito distribuito dalla c.c.i.a.a. di Torino
al seguente link: https://www.firma.infocert.it/software/DiKe%205.3.0.exe

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Paolo FALCO

Si riceve solo su appuntamento..
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Tel. 0121944153 Fax 0121944423
E-mail tecnico@comune.angrogna.to.it

Per iscrizione al Nostro albo fornitori occorre attenersi alle indicazione del seguente documento:
http://www.comune.angrogna.to.it/Home/DettaglioNews?IDNews=152809

SI RAMMENTA CHE QUALSIASI TIPO DI PAGAMENTO AGLI ENTI PUBBLICI E' DA ESEGUIRSI TRAMITE PIATTAFORMA
PAGOPA (indicazioni sul sito istituzionale)

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=01451
180010.




