
From:                                 tecnico@comune.villardora.to.it
Sent:                                  Tue, 1 Jul 2025 17:24:44 +0200
To:                                      'Ufficio Protocollo - Comune di Villardora'
Subject:                             I: Richiesta preventivo aggiornata abbigliamento primavera/estate

Protocollo per favore 
 
 
Arch. Alessandro TOSINI 
Ufficio Tecnico  - Comune di Villar Dora (To) 
Tel: +39 0119350231 
 

Da: giuliana biscuola <giulia@esasnc.it> 
Inviato: martedì 1 luglio 2025 12:03
A: COMUNE VILLAR DORA uff.tecnico <tecnico@comune.villardora.to.it>
Oggetto: I: Richiesta preventivo aggiornata abbigliamento primavera/estate 
 

Buongiorno 

                Indico alcuni prezzi, per gli articoli richiesti, se mi da delle specifiche sui prodotti posso 
essere più precisa. 

 

 Pantaloni AV corti da lavoro;                                         costo cad euro 27,50 sconto 
25% 20,62+iva                                                    

 Magliette da lavoro maniche corte;                              colori normali                             
costo 4,00 netto +iva                  

 Calze antinfortunistiche;                                                 corte estive                                 
costo a partire da euro  4,50+iva 

 Guanti da lavoro antinfortunistici;                                 al paio a partire da euro 1,00 
+iva i modelli e le tipologia è svariata                         

 Guanti da lavoro antinfortunistici da giardinaggio (maneggio rose/rovi…);            in 
sintetico a partire da euro 1,50             in pelle fiore   a partire da  euro  2,50 

 Calzature antinfortunistiche estive;                                 nuovo modello base  a partire 
da  30,00 + iva 

 

                    Attendo riscontro ringrazio e saluto cordialmente 

Giuliana B. 

E.S.A. 
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Il 01/07/2025 08:45, ESA Antinfortunistica snc ha scritto: 

 

-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto:  Sollecito - Richiesta preventivo aggiornata abbigliamento primavera/estate 

Data:  Tue, 1 Jul 2025 08:11:01 +0200 
Mittente:  tecnico@comune.villardora.to.it 

A:  giulia@esasnc.it 
CC:  'ESA Antinfortunistica snc' <info@esasnc.it> 

 

Gentilissimi, non ci è ancora pervenuto il preventivo richiesto. 
Potreste provvedere? 
Cordialmente 
  
Arch. Alessandro TOSINI 
Ufficio Tecnico  - Comune di Villar Dora (To) 
Tel: +39 0119350231 
  
Da: tecnico@comune.villardora.to.it <tecnico@comune.villardora.to.it> 
Inviato: martedì 24 giugno 2025 08:02
A: 'giulia@esasnc.it' <giulia@esasnc.it>
Oggetto: Richiesta preventivo aggiornata abbigliamento primavera/estate
Priorità: Alta 
  
Gentilissima, 
mi servirebbe un riepilogo dell’abbigliamento ritirato e non ancora fatturato; inoltre, 
avrei bisogno del listino prezzi per le seguenti tipologie di vestiario: 
  

 Pantaloni AV corti da lavoro;
 Magliette da lavoro maniche corte;
 Calze antinfortunistiche;
 Guanti da lavoro antinfortunistici;
 Guanti da lavoro antinfortunistici da giardinaggio (maneggio rose/rovi…);

 Calzature antinfortunistiche estive;
  
In attesa di riscontro 
Cordialmente 
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Arch. Alessandro TOSINI 
Ufficio Tecnico  - Comune di Villar Dora (To) 
Tel: +39 0119350231 
  
Da: giulia@esasnc.it <giulia@esasnc.it> 
Inviato: martedì 18 marzo 2025 11:04
A: tecnico@comune.villardora.to.it
Oggetto: R: Richiesta preventivo abbigliamento primavera/estate 
  
  
Buongiorno 
È passato il Sig. Raffaele 
e ha indicato gli articoli di suo interesse, alcuni differenti da quanto sotto richiesto 
allego offerta n. 35 
  
allego c.o. n. 116 
dove trova la calzatura ritirata questa mattina, ho aggiunto una polo manica lunga 
già consegnata 
ad ottobre 2024, ma non compresa nei precedenti impegni di spesa. 
Resto in attesa di riscontro. 
Cordiali saluti. 
Giuliana B. 
  
  
  
  

Da: tecnico@comune.villardora.to.it <tecnico@comune.villardora.to.it>
Inviato: martedì 18 marzo 2025 08:15
A: giulia@esasnc.it <giulia@esasnc.it>
Oggetto: Richiesta preventivo abbigliamento primavera/estate  
  

Gentilissima, 

siamo a richiedere preventivo aggiornato per i seguenti articoli: 

 Scarpe antinfortunistiche (estive) 
 Pantaloni AV 
 Pantaloni termici 
 Maglia AV 
 Calze antinfortunistiche 
 Guanti da lavoro 

  

In attesa di riscontro 
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Cordialmente 

  

  

Arch. Alessandro TOSINI 

Ufficio Tecnico  - Comune di Villar Dora (To) 

Tel: +39 0119350231 
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