
From:                                 lavoripubblici@comune.chiusadisanmichele.to.it
Sent:                                  Wed, 10 Dec 2025 14:32:28 +0000
To:                                      protocollo@comune.chiusadisanmichele.to.it
Subject:                             INTERVENTI

da protocollare

Da: samuel.cantore@hyperionsrl.eu
Inviato: 09/12/2025 11:46:14
A: lavoripubblici@comune.chiusadisanmichele.to.it
Oggetto: INTERVENTI

Buongiorno, come da condivisione con Ing. Cantore Marcello, invio resoconto interventi ancora da 
fatturare: 
 
25/7/2025 sostituzione citofono Comune :  € 130,00+iva 
31/10/2025 spostamento corpo illuminante Via Longobardi:  € 600,00+iva 
7/11/2025 ricerca guasto linea e risoluzione (da completare): spostare su prossimo anno?? 
 
Grazie 
saluti 
 
 
Ing. Samuel Cantore 
 
? +39 3400717408 
?  samuel.cantore@hyperionsrl.eu 
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Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto. 
Clicca qui per segnalarlo come spam. 
Clicca qui per metterlo in blocklist
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