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From: Comune di Gerenzago - Servizi Demografici

Sent: Mon, 18 Dec 2023 07:44:10 +0100

To: info@comunegerenzago.it

Subject: I: SERVIZIO OBITORIALE - CONTEGGIO PER FATTURAZIONE DEPOSITO SALMA

Da: Marilena Nascimbene <marilena@unipv.it>

Inviato: giovedi 14 dicembre 2023 12:49

A: Comune di Gerenzago - Servizi Demografici <servizidemografici@comunegerenzago.it>
Oggetto: Re: SERVIZIO OBITORIALE - CONTEGGIO PER FATTURAZIONE DEPOSITO SALMA

Buongiorno,
facendo seguito alla vs mail ho fatto fare una verifica ed & emerso che dall'obitorio era

stato trascritto un dato shagliato, Mi SCUSO per I'errore.
Ritrasmetto quindi il testo della mail con il conteggio corretto:

Buongiorno,

facendo seguito allo scambio di comunicazioni intercorse tra il ns

servizio obitoriale (Sig. Ferrari Luca) e i Vs uffici relativo al deposito presso il ns
obitorio della salma di MBOW MAME THIERNO dal giorno 29/11/2023 h. 20,00 al
giorno 12/12/2023 h. 15,00 invio conteggio per la fatturazione al vs Comune di:

n. 13 giorni deposito e custodia salma MBOW MAME THIERNO Euro 650,00 +
IVA 22% (split paym) - tariffa giornaliera Euro 50,00 + IVA (giornata conteggiata
solo se trascorse almeno 12 h. di deposito: giorno di ingresso non conteggiato).

Resto in attesa di tutti i Vs eventuali riferimenti da indicare in fattura
elettronica (impegno, determina, CIG) e una conferma della seguente intestazione
della fattura:

COMUNE DI GERENZAGO
VIA XXV APRILE N. 17
27010 - GERENZAGO (PV)
C.F./P.l. 00493730188

COD.UNIVOCO UFFICIO UFUG6JN

La fattura elettronica sara emessa dal ns Dipartimento:
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA,
MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE
Via Forlanini n. 2 - PAVIA - C.F. 80007270186 - P.I. 00462870189

DATI BANCARI INDICATI IN FATTURA PER RICEVERE PAGAMENTI (GIROFONDI) DA ENTI
PUBBLICI:

BANCA BENEFICIARIO ENTE/NUMERO CONTO

BANCA D’ITALIA ,
CONTABILITA’ SPECIALE — UNIVERSITA® DEGLI STUDI 136 0037198

TESORERIA DELLO STATO DIPAVIA

IBAN: IT25W0100003245136300037198
NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO SPECIFICARE: DIP. SANITA’ PUBBLICA e se possibile il
riferimento della fattura

Distinti saluti.

Marilena Nascimbene

Segreteria Amministrativa

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA,

MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE

Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi "A. Fornari"
Via Forlanini n. 12

27100 - PAVIA (PV)

Tel 0382/987824

Fax 0382/528025

Il giorno gio 14 dic 2023 alle ore 12:31 Comune di Gerenzago - Servizi Demografici
<servizidemografici@comunegerenzago.it> ha scritto:

COMUNE DI GERENZAGO

In riferimento alla comunicazione relativa al conteggio per la fatturazione deposito
salma, si precisa che MBOW MAME THIERNO e deceduto a Gerenzago il 29.11.2023 e
nella stessa giornata la salma é stata trasportata in obitorio. Il conteggio quindi non &
corretto.

Si resta in attesa della rettifica della comunicazione.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.


mailto:servizidemografici@comunegerenzago.it
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L’Ufficiale dello Stato Civile
Antonella Borromeo

Da: Marilena Nascimbene <marilena@unipv.it>

Inviato: mercoledi 13 dicembre 2023 13:19

A: servizidemografici@comunegerenzago.it

Oggetto: SERVIZIO OBITORIALE - CONTEGGIO PER FATTURAZIONE DEPOSITO SALMA

Buongiorno,

facendo seguito allo scambio di comunicazioni intercorse tra
il ns servizio obitoriale (Sig. Ferrari Luca) e i Vs uffici

relativo al deposito presso il ns obitorio della salma di MBOW
MANE THIERNO dal giorno 22/11/2023 h. 20,00 al giorno
12/12/2023 h. 15,00 invio conteggio per la fatturazione al

vs Comune di:

n. 20 giorni deposito e custodia salma MBOW MANE

THIERNO Euro 1.000,00 + IVA 22% (split paym) - tariffa giornaliera Euro
50,00 + IVA (giornata conteggiata solo se trascorse almeno 12 h. di deposito:
giorno di ingresso non conteggiato).

Resto in attesa di tutti i Vs eventuali riferimenti da indicare in
fattura elettronica (impegno, determina, CIG) e una
conferma della seguente intestazione della fattura:

COMUNE DI GERENZAGO
VIA XXV APRILE N. 17
27010 - GERENZAGO (PV)
C.F./P.l. 00493730188

COD.UNIVOCO UFFICIO UFUG6JN

La fattura elettronica sara emessa dal ns Dipartimento:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SANITA'
PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE
Via Forlanini n. 2 - PAVIA - C.F. 80007270186 - P.l. 00462870189
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DATI BANCARI INDICATI IN FATTURA PER RICEVERE PAGAMENTI
(GIROFONDI) DA ENTI PUBBLICI:

BANCA BENEFICIARIO ENTE/NUMERO CONTO
BANCA D'ITALIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
CONTABILITA’ SPECIALE — DI PAVIA 136 0037198
TESORERIA DELLO STATO

IBAN: IT25W0100003245136300037198
NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO SPECIFICARE: DIP. SANITA’ PUBBLICA e se
possibile il riferimento della fattura

Distinti saluti.

Marilena Nascimbene

Segreteria Amministrativa

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA,

MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE

Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi "A. Fornari"
Via Forlanini n. 12

27100 - PAVIA (PV)

Tel 0382/987824

Fax 0382/528025



